
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN saipbeyli ortaokulu 5. SINIF SON VİRAJ GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGE DENEMESİ16 952 4875 18081

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 5,45 4 5 2,46 4 5 2,77 4 5 2,52 6 12 1,70 8 11 4,36 35 48 19,26 176,640

Okul Ortalaması 6 14 1,44 3 7 0,35 3 7 0,54 2 8 -0,08 4 15 -0,77 7 13 2,19 25 64 3,67 115,650

KATILIMLAR

1 19 MEHMET POLAT 5A 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 11 9 8,00 41 49 24,66 194,387 1 1 428 1834 6108
% 34

2 70 BİLAL YETER 5A 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 11 4,33 7 13 2,67 32 57 13,00 171,383 2 2 524 2300 7804
% 43

3 9 AVŞİN EZER 5A 11 8 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 14 -0,67 7 11 3,33 33 52 15,65 163,770 3 3 553 2461 8459
% 47

4 51 ESMANUR DEMİRHAN 5A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 34 56 15,33 157,467 4 4 593 2610 9054
% 50

5 33 MİRAN POLAT 5A 7 13 2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 24 66 2,01 135,053 5 5 699 3211 11449
% 63

6 28 ÖMER YETER 5A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 131,787 6 6 718 3316 11826
% 65

7 52 FERHAN DEMİRHAN 5A 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 11 4,33 25 64 3,66 126,803 7 7 744 3474 12422
% 69

8 10 BERATÇINAR KARASATİ5A 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 15 -1,00 22 67 -0,33 116,750 8 8 792 3758 13600
% 75

9 3 ŞERVAN BERAT SAYAR5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 66 2,00 108,000 9 9 828 4014 14626
% 81

10 21 HİCRAN ORAL 5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,67 105,160 10 10 836 4089 14942
% 83

11 14 DİLARA ÇAKAR 5A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 6 1,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 67 -0,32 101,873 11 11 851 4179 15285
% 85

12 13 DAMLANUR KARASATİ 5A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 20 70 -3,33 87,613 12 12 899 4505 16614
% 92

13 50 VEYSEL ÇAKAR 5A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 82,853 13 13 911 4575 16917
% 94

14 31 NUCAN İNSEL 5A 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 15 -1,00 18 71 -5,66 61,617 14 14 944 4794 17790
% 98

15 23 İLKNUR ÇAKIRB 5A 5 15 0,00 2 7 -0,33 3 2 2,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 1 15 -4,00 16 64 -5,33 55,887 15 15 948 4822 17890
% 99

16 67 SÜMEYRAAATAK 5A 0 20 -6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 17 73 -7,33 49,933 16 16 949 4838 17949
% 99
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