
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN saipbeyli ortaokulu 6. SINIF SON VİRAJ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE DENEMESİ17 959 4620 16616

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 5,33 5 4 3,59 6 4 4,26 4 5 2,91 6 11 2,75 8 11 4,43 38 45 23,27 188,790

Okul Ortalaması 9 11 4,83 3 7 0,59 5 5 2,90 4 5 2,59 5 14 0,49 8 11 4,41 34 54 15,81 163,450

KATILIMLAR

1 68 SEMANUR POLAT 6A 16 4 14,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 9 8,00 13 7 10,67 59 31 48,67 314,627 1 1 131 469 1596
% 9,61

2 44 ŞERZAN TOPRAK 6A 8 12 4,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 49 41 35,33 255,587 2 2 254 944 3264
% 20

3 55 İBRAHİM ASLAN 6A 14 4 12,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 44 44 29,34 217,393 3 3 354 1428 5041
% 30

4 6 AHMET OSMAN KARASATİ6A 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 12 8 9,33 40 50 23,33 199,627 4 4 435 1726 6054
% 36

5 30 NESRİN ORAL 6A 10 9 7,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 37 51 19,99 198,037 5 5 444 1762 6167
% 37

6 18 GAMZE ÇAKAR 6A 10 10 6,67 4 5 2,33 3 7 0,67 5 2 4,33 3 12 -1,00 9 11 5,33 34 47 18,33 171,060 6 6 581 2330 8129
% 49

7 58 MUHAMMED YILMAZ 6A 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 6 3,00 33 48 17,01 169,337 7 7 595 2378 8292
% 50

8 41 RUKEN KARASATİ 6A 6 12 2,00 3 6 1,00 4 4 2,67 5 3 4,00 3 15 -2,00 11 7 8,67 32 47 16,34 160,173 8 8 640 2610 9076
% 55

9 24 İSA ORALO R L 6A 6 13 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 11 5,33 5 15 0,00 33 56 14,34 156,757 9 9 669 2717 9415
% 57

10 21 AC LE P* L T 6A 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 34 56 15,33 135,067 10 10 774 3310 11485
% 69

11 0 *   **   NÜ 6A 10 10 6,67 0 9 -3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 61 7,67 134,120 11 11 778 3339 11584
% 70

12 42 SENEM ORAL 6A 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 29 61 8,67 133,467 12 12 782 3359 11668
% 70

13 17 YAĞMUR ÇAKIR 6A 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 131,547 13 13 790 3411 11879
% 71

14 72 SAMİ  USUF K* ASATİ 6A 6 14 1,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 116,653 14 14 853 3792 13363
% 80

15 39 RAMAZAN ORAL 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 7 -0,33 4 14 -0,67 7 11 3,33 21 64 -0,34 113,283 15 15 865 3887 13692
% 82

16 22 HİLANUR ORAL 6A 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 25 65 3,33 93,013 16 16 925 4307 15322
% 92

17 0 GÜVEN EKBER ORAL 6A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,00 78,987 17 17 944 4453 16000
% 96
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