
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN saipbeyli ortaokulu 7. SINIF SON VİRAJ 2 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE DENEMESİ17 931 4764 16702

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,42 5 5 3,17 6 4 4,70 4 4 2,99 6 11 2,23 9 10 5,75 41 41 27,26 208,100

Okul Ortalaması 7 11 3,67 3 6 1,63 3 6 1,47 2 6 0,57 4 13 0,02 7 12 2,88 28 52 10,24 141,140

KATILIMLAR

1 67 DAVUT KARASATİ 7A 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 5 11 1,33 12 7 9,67 46 32 35,33 241,647 1 1 374 1558 5339
% 32

2 64 YUSUF   ULUDAĞ 7A 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 9 5,00 11 9 8,00 37 50 20,33 208,803 2 2 499 2110 7248
% 43

3 57 İREM ADSAN 7A 12 7 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 5 1,33 7 11 3,33 7 11 3,33 41 42 26,99 207,843 3 3 502 2134 7314
% 44

4 43 SİYABENT ATAY 7A 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 5 2,33 6 14 1,33 12 7 9,67 39 49 22,66 201,633 4 4 527 2244 7729
% 46

5 49 RABİA ORAL 7A 10 9 7,00 4 4 2,67 4 5 2,33 4 3 3,00 4 7 1,67 7 8 4,33 33 36 21,00 185,280 5 5 591 2568 8844
% 53

6 8 ASMİ  İNS L 7A 7 8 4,33 2 5 0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 5 8 2,33 10 7 7,67 29 37 16,66 184,053 6 6 594 2583 8923
% 53

7 36 GÜISEREN  ÇAKIR 7A 8 7 5,67 4 3 3,00 7 1 6,67 1 7 -1,33 4 8 1,33 6 9 3,00 30 35 18,34 167,687 7 7 661 2911 10052
% 60

8 1 BURHAN SAYAR 7A 9 10 5,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 14 -0,67 7 13 2,67 27 58 7,67 139,140 8 8 766 3554 12285
% 74

9 45 YUNUS YETER 7A 5 13 0,67 2 6 0,00 6 2 5,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 9 10 5,67 29 53 11,34 138,913 9 9 768 3562 12305
% 74

10 47 ZAHİDE SAYAR 7A 8 8 5,33 4 5 2,33 5 5 3,33 4 4 2,67 4 13 -0,33 3 14 -1,67 28 49 11,66 130,513 10 10 796 3727 12948
% 78

11 4 ABDÜLMECİT MENDEŞ 7A 5 13 0,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 1 2,67 4 13 -0,33 7 12 3,00 23 54 5,01 121,940 11 11 822 3929 13588
% 81

12 61 ONUR DEMİRHAN 7A 6 10 2,67 4 4 2,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 2 17 -3,67 6 13 1,67 21 59 1,34 98,647 12 12 887 4376 15239
% 91

13 0 YAKUPÜN* 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 22 68 -0,67 94,280 13 13 894 4452 15493
% 93

14 54 ENES YETER 7A 3 12 -1,00 6 2 5,33 0 9 -3,00 1 2 0,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 16 49 -0,34 89,553 14 14 902 4518 15736
% 94

15 56 İBRAHİM DEMİRHAN 7A 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 86,640 15 15 910 4557 15874
% 95

16 38 ÖMER ORALL 7A 3 17 -2,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 17 73 -7,34 58,480 16 16 926 4730 16526
% 99

17 64 YUSUF DEMİRHAN  3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 1 19 -5,33 14 76 -11,33 44,267 1 17 930 4751 16612
% 99
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